Schneble-Schutter, Alexandra

Von: Mathias Vollmer <mathias.vollmer@sviinx.de>
Gesendet: Montag, 5. Juli 2021 11:52

An: Schneble-Schutter, Alexandra

Betreff: Férderantrag SV Linx bzgl. ersetzen eines Aufsitzmahers
Anlagen: Angebot RC 320 Ts AWD S.V. Linx.pdf

Guten Tag Frau Scheble-Schutter,
ich habe soeben mit Herrn Beck telefoniert welcher mich an Sie verwiesen hat.

Leider ist unser 25 Jahre alter Aufsitzmdher vom SV Linx vor 3 Monate kaputt gegangen und nun bendgtigen wir
dringend einen Ersatz da dieser nun entgiiltig nicht mehr zu reparieren ist.
Da wir kurzfristig reagieren miissen und wir nicht auf dem normalen weg fiir einen Antrag auf Vereinsfordergelder

2022 warten kénnen
bendtige ich von Thnen einen Fdrderantrag damit dies in den Haushalt 2022 mit aufgenommen werden kann.

ch habe lhnen im Angebot auch schon ein erstes Angebot.

Gerne kdnnen Sie mich auch telefonisch ganztégig erreichen, ich weifl nicht welche Unterlagen Sie von uns
bendtigen.

Mit sportlichen GriBen

athias Vollmer UB lhewte [966{0\:&‘
:V T.'l':\x eXI." Q3.0+, 2024 0\6‘

Vorstand Verwaltung

E-Mail: mathias. vollmer@svlinx.de
F +49 (0) 162 4175761

Adresse:

SV Linx e.V.

Mathias Vollmer
~HolzhauserstraBe 21
{ #7866 Rheinau



ichneble-Schutter, Alexandra

R
Von: Mathias Vollmer <mathias.vollmer@svlinx.de>
Gesendet: Dienstag, 21. September 2021 13:04
An: Schneble-Schutter, Alexandra
Betreff: SV Linx - Unterlagen fiir Antrag auf Zuschuss fur die Ersatzbeschaffung
eines Aufsitzmaher
Anlagen: Finanzierung des Aufsitzmdhers.pdf, Hans-Weber-Stadion.pdf; Rechnung

Aufsitzmaher.pdf, Umsaetze_DE32662914000021212008_20210920 (1).pdf;
Umsaetze_DE32662914000021212008_20210920.pdf

Sehr geehrte Frau Schneble-Schutter,

im Anhang habe ich lhnen die geforderten Unterlagen fir den Antrag auf Zuschuss des Aufsitzmihers.
Im Anhang habe ich lhnen:

- Finanzierungslibersicht

- Uberweisungsbelege

- Rechnung des Aufsitzmaher

- Grafischer Darstellung welche Flichen vom SV Linx gemiht werden miissen

Falls Sie noch Fragen habe kénnen Sie sich jederzeit bei mir melden.

Mit sportlichen GriBen

Mathias Vollmer

SV Linx e.V.
Vorstand Verwaltung

E-Mail: mathias.vollmer@sviinx
F +49 (0) 162 4175761

Adresse:;
SV Linx eV,

Mathias Vollmer

77866 Rheinau



Finanzierung des Aufsitzméhers

SV Linx

Eigenmittel: 5334,50€

Stadt Rheinau

Zuschuss nach Vereinsférderrichtlinien: 5334,50€

Gesamtsumme: 10668,99€
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GEMENT SEIT 1966

RUNG UND ENCA

@ Ebner

FORST+ LANDTECHNIK

im Herzthauen 13
77731 Willstatt-Legelshurse

Ebner Forst + Landtechnik | Im Herzthaven 13 77731 Willstitt-Legelshurst

An den Telefon +49 (o) 7852 42998 - &
S.V.LinxeV Telefax +49 {0} 7B52 42998 - g9
Sonja Manfhardt info@ebner-landtechnik de 5

www.ebner-landtechnik.de

I LR AN N0 1

77866 Rheinau

SAMMELRECHNUNG
Nummer: 21080205
Kunden-Nr.: 21851
Datum: 24.08.2021
Seite: 112
Q Pos Artikel P : e ~ Menge E-Preis ~ Endpreis M

Lieferung LS-Nr.: 21050156-00 per Lieferdatum vom: 24.08.2021 Ansprechpartner: Hans Stahl
Angebot Rider RC 320

Aufgrund Ihres freundlichen Auftrages erhielten sie:
1 Husqvama Rider RC 320Ts AWD 1,00 1 7.226,05 7.226,05 1

S/N: 201822001194

Hochleistungsféahiger Rider mit neuem Sammelkonzept-

Motor: B&S Endurance Twin Motor
12,6KW@3.100 Uimin

Verfiigbare Mahdecks: Combi 103 / Combi 112

Male: 209x112

Gewicht. 390 kg

AC Technik, Schneckenmechanik, Hydrostat,
Mulchen u. Sammeln, Allrad, Servolenkung, Fangbox!

Empf. Preis ohne Mahdeck: 8.999,00 € inkl. Mwst.

2  Mahdeck Combil 112 p.F. Rider RC 320 1.00 1.427,73 1.427,73 1
SiN: 1235
L 3  Kehrmaschine 105 cm pf320TSAWD 1,00 1.511,76 151176 1

Arbeitsbreite 105 cm inkl. Spritztuch
Abschnittssumme  10.165,54
4 Nachlass Fa. Ebner -1.00 1.200.00 120000 1
Anbau Kugelkopf fiir Autoanhanger KOSTENLOS!!!!

Bedienungsanieitung mit den darin enthaltenen Sicherheitshinweisen wurde ausgehéndigt.
Das ausgglfefane Ggrét war Betriebsbereit und die Funktion wurde erkirt.

Zwischensumme 8.965,54

Ubertrag auf Seite: 2 8.965,54

Ebner, Forst- und Landtechnik e. K. :
Geschiftsfihrer: Theo Ebner | Handelsregister HRA370562 | Registergericht Kehl | Steuer Mr, 08144 /21619 | Ust.ID-Nr. DE239602152

Sparkasse Hanauerland - Kehl IBAN: DE16 6645 1862 0000 0311 70 BIC: SOLADES1KEL | Volksbank Offenburg 1BAN; DEB6 6645 0000 0010 0643 09 BIC: GENODESLOG]
Siidwestbank Stuttgart DESZ 6009 0700 0405 8940 07 BIC: SWBSDESS

Das angegebene Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum | Lieferbedingungen: Beanstandungen kinnen nur innerhalb 8 Tagen berucksicheigt werden,
Eigentumsvorbehalt bis zur vblligen Bezahhung des gesamten Rechnungsbetrages. Gerichtsstand Kehl.




AGEMENT SEIT 1966

@ Ebner

FORST+LANDIECHNIK

Im Herzthauen 13

Ebner Forst + Landtechnik | Im Herzthauen 13 | 77731 Willscitt-Legelshurst i
7773t Willstact-Legelshurst

Anden Telefon +49 (o) 7852 42998 - 0
S.V. Linx e.V. Telefax +49 (o} 7852 42998 - ¢
Saoja Manthandl info@ebnerlandtechnik.de
77866 Rheinau www.ebnertandtechnik:de ¥
(LT e
SAMMELRECHNUNG
Nummer: 21080205
Kunden-Nr.: 21851
Datum: 24.08.2021
Seite; 22
Pos Arlikel Menge E-Preis Endpreis M
Ubertrag von Seite: 1 8.965,54

Netto-Betrag _MwSt-Betrag Brutto-Betrag

19.00% MwSt (1} 8.965,54 1.703.45 10.668,99
Summe 8.965,54 1.703.45 10.668,99
Gesamtbetrag in EUR 10.668,99

Zahibar sofort ohne Abzug.

Thao Ebnar, 77731 Willstitl Es gelten uniere AGB ‘.é- /{O OOG ]’ Clann, O ( - O(j l {

Sofemn meht anders ausgewiesen antspricht das Liefer-/Leistungsd. dem Rechaungsdalum
< (0(98\35 [ W 53\2‘4
Ebner, Forst- und Landtechnik &, K,

Geschaftsfuhrer: Theo Ebner | Handelsregister HRA370562 | Registergericht Kehl ] Steuer Nr, 08144 / 21619 | Ust.ID-Nr. DE239602152
Sparkasse Hanauerland - Kehl IBAN: DE16 6645 1862 0000 0311 70 BIC: SOLADESLKEL | Volksbank Offenburg IBAN: DEBS 6649 G000 0010 0643 09 BIC: CENODES10G]

Siidwestbank Stuttgare DES2 6009 0700 0405 8940 07 BIC: SWBSDESS

Das angegebene Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum | Lieferbedingungen: Beanstandungen kdnnen nur innerhalb 8 Tagen beriicksichrigt werden.
Eigentumsvorbehalt bis zur vélligen Bezahlung des gesamten Rechnungsbetrages. Gerichtsstand Kehl.




